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Van:
Verzonden: maandag 7 maart 2022 10:00
Aan:
Onderwerp: 220225 concept verweerschrift 3625164
Bijlagen: 220225 concept verweerschrift 3625164.docx

Goedemorgen  

Hierbij een paar opmerkingen, niet spannend.  

Groetjes, 
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Aan: "Bestuursrecht Voorlopige Voorzieningen (Rechtbank Noord-Nederland)" 
(nnl.bestuur.vovo@rechtspraak.nl), " @nysingh.nl), "  

@kaliberadvocaten.nl) 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Naar aanleiding van uw beslissing en begeleidend schrijven d.d. 4 maart jl. bericht ik u dat geen toestemming 
wordt gegeven om de stukken die wij niet kennen te gebruiken bij de beoordeling van het beroep en verzoek om 
voorlopige voorziening.  
 
Wij vertrouwen erop dat het verzoek verder zal worden behandeld door een rechter die deze stukken niet heeft 
gezien. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 

 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor 
het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. 
Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen, de inhoud niet onder derden te 
verspreiden of te gebruiken en de afzender te informeren. 
 
This message is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient please destroy this 
message and notify us immediately. 
You should not copy or use it for any other purpose nor disclose its contents to any other person. 
 
Kamer van Koophandel/Chamber of Commerce: 08118371 
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Van:
Verzonden: donderdag 7 april 2022 09:50
Aan:
Onderwerp: RE: Communicatie dorpsbelangen

4 mei is mijn laatste werkdag. Je mag me wel meenemen in de mailing zodat ik weer op de hoogte 
ben als ik terug komt. Uitgaande dat alles volgens planning verloopt zal ik 3 oktober weer aan het 
werk zijn.  

Mocht je casus inhoudelijk willen sparen dan is  degene die mij vervangt tijdens mijn verlof. 
Ik maak een overdrachtsdocument voor hem. Misschien is het daarnaast handig (gezien hij de 
geschiedenis van de casus niet kent) dat jij rechtstreeks met Inge communiceert en mij meeneemt in 
de cc.  

Groetjes, 
  

Van:  @nysingh.nl>  
Verzonden: donderdag 7 april 2022 09:47 
Aan:  @dewoldenhoogeveen.nl> 
Onderwerp: RE: Communicatie dorpsbelangen 

Dag ,  

Komt goed! Per wanneer ga je met verlof? Dan zal ik er rekening mee houden.  

Met vriendelijke groet, 

 
advocaat 

Nysingh | Velperweg 10 | 6824 BH | Arnhem
Postbus 9220 | 6800 KA | Arnhem | Nederland
 

T : +31 (0)88 752 02 86 
M :  
F : +31 (0)26 357 57 87 
E : @nysingh.nl 

Secretaresse:  - T: +31 (0)88 752 02 85 

Alle werkzaamheden van Nysingh advocaten – notarissen N.V. (ingeschreven in het handelsregister onder nr. 
08118371) worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht, waarop van toepassing zijn onze algemene 
voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te raadplegen op www.nysingh.nl/algemene-
voorwaarden. In deze voorwaarden is onder meer onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het 
bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. 
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Van:
Verzonden: maandag 7 maart 2022 12:22
Aan:
Onderwerp: RE: Dorpsbelangen

Hi, 

Ja dat kan heel kort: het gaat nog steeds over of de inbeslagname van de honden terecht is geweest. 
VOVO is aangevraagd naar aanleiding van het besluit op bezwaar.  

Groetjes, 
  

Van:    
Verzonden: maandag 7 maart 2022 12:20 
Aan:  @dewoldenhoogeveen.nl> 
Onderwerp: Re: Dorpsbelangen 

Hoi ,  
Ja wil ik doen. Kan je kort aangeven wat de inhoud precies is? 

Groetjes  

Outlook voor Android downloaden 

From:  @dewoldenhoogeveen.nl> 
Sent: Monday, March 7, 2022 12:10:09 PM 
To:  @dewoldenhoogeveen.nl> 
Subject: FW: Dorpsbelangen  

Hi , 

Wil jij met DB communiceren dat er deze woensdag een spoedzitting is vwb de caus  

Groetjes, 
 

Van:    
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 08:48 
Aan:  @dewoldenhoogeveen.nl> 
Onderwerp: RE: Dorpsbelangen 

Hey  

Geen probleem hoor.  
Nee, er is niets met Dorpsbelangen gecommuniceerd. 
Alle communicatie met DB gaat via  

Met vriendelijke groet, 

 
 | Samenwerkingsorganisatie De 

Wolden Hoogeveen 
 

Document 7



Document 7



1

Van: @nysingh.nl>
Verzonden: donderdag 7 april 2022 09:35
Aan:
Onderwerp: RE: Honden [Nysingh-240400]

Dag   

Inge kwam met het idee om bij de extra tegemoetkoming aan te geven dat deze alleen toegekend zal worden 
als er 1 jaar na de vaststellingsovereenkomst geen nieuwe bijtincidenten zullen plaatsvinden. Dat leek mij ook 
een goed idee. Alleen de wettelijke proceskostenvergoeding is al een behoorlijk bedrag, als daar bovenop ook 
meteen al de extra tegemoetkoming wordt aangeboden aan de  is er wel sprake van een erg groot 
bedrag. Op deze manier kan Inge het ook beter aan het college verkopen.  

Wij zullen alleen nog moeten vaststellen wat de hoogte van de extra tegemoetkoming zal worden. Zodra ik daar 
meer van weet laat ik het je weten en ik zal dan ook een concept-vaststellingsovereenkomst toezenden.  

Met vriendelijke groet, 

 
advocaat 

Nysingh | Velperweg 10 | 6824 BH | Arnhem
Postbus 9220 | 6800 KA | Arnhem | Nederland
 

T : +31 (0)88 752 02 86 
M :  
F : +31 (0)26 357 57 87 
E : @nysingh.nl 
Secretaresse:  - T: +31 (0)88 752 02 85 

Alle werkzaamheden van Nysingh advocaten – notarissen N.V. (ingeschreven in het handelsregister onder nr. 
08118371) worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht, waarop van toepassing zijn onze algemene 
voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te raadplegen op www.nysingh.nl/algemene-
voorwaarden. In deze voorwaarden is onder meer onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het 
bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. 

Van: @dewoldenhoogeveen.nl>  
Verzonden: donderdag 7 april 2022 09:12 
Aan: @nysingh.nl> 
Onderwerp: FW: Honden 

Hi , 

Ik neem aan dat een tegemoetkoming mogelijk is? Inge geeft dus aan dat er alleen een 
tegemoetkoming zal plaatsvinden als het een periode rustig is geweest. Is dit met jou afgestemd? 

Groetjes, 
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Van:   
Verzonden: donderdag 7 april 2022 09:08 
Aan: @dewoldenhoogeveen.nl> 
Onderwerp: Re: Honden 
 
Ha , ik heb de casus in het college besproken. Aangegeven wat de lijn is in de VSO. Uit het college 
kwam nog naar voren dat we aandacht hebben voor zorgvuldige communicatie met dorpsbelangen en met 
degenen die eind 2021 betrokken waren bij de bijtincidenten. 
Verder heb ik mijn idee gedeeld dat we een tegemoetkoming in de advocaatkosten betalen alleen als het een 
bepaalde periode rustig is geweest. Ik heb van jullie nog niet gehoord of dit mogelijk is (en of een 
tegemoetkoming mogelijk is). 
 
Inge 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Inge Nieuwenhuizen 
Burgemeester gemeente De Wolden 
0528-378232  
Mail: i.nieuwenhuizen@dewolden.nl 
 
 
 
 
 

Van:  
Verzonden: Wednesday, April 6, 2022 4:48:25 PM 
Aan: Nieuwenhuizen, Inge <i.nieuwenhuizen@dewolden.nl> 
Onderwerp: RE: Honden  
  
Goedemiddag Inge, 
  
De  laat deze week de gemaakte kosten rondom de casus aan  weten, hij verwacht dat 
hij deze week nog een concept-vaststellingsovereenkomst met ons kan delen. 
  
Had jij toevallig de casus al met het college besproken? (is hier nog iets bijzonders uitgekomen wat we 
moeten meenemen? 
  
Groeten, 

  
  

Van:   
Verzonden: maandag 4 april 2022 09:20 
Aan: Nieuwenhuizen, Inge <i.nieuwenhuizen@dewolden.nl> 
Onderwerp: RE: Honden 
  
Goedemorgen Inge, 
  
Dit klopt,  heeft uitstel gevraagd bij de Rechtbank. Ik vermoed dat we daarom deze week de 
overeenkomst zullen ontvangen. 
  
Groetjes, 

  
  

Van: Nieuwenhuizen, Inge  
Verzonden: zondag 3 april 2022 13:57 
Aan: @dewoldenhoogeveen.nl> 
Onderwerp: Honden 
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Hallo  
  
Klopt het dat ik de VSO voor de honden nog niet heb gezien? 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Inge Nieuwenhuizen 
Burgemeester gemeente De Wolden 
0528-378232  
Mail: i.nieuwenhuizen@dewolden.nl 
  
  
  
  
  
 
 
*******************************************************************************************************************************
************** 
 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de geadresseerde bent en toch dit bericht 
heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk contact met de afzender op te nemen en het e-mailbericht te 
verwijderen. 
 
*******************************************************************************************************************************
************** 
 

 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor 
het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. 
Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen, de inhoud niet onder derden te 
verspreiden of te gebruiken en de afzender te informeren. 
 
This message is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient please destroy this 
message and notify us immediately. 
You should not copy or use it for any other purpose nor disclose its contents to any other person. 
 
Kamer van Koophandel/Chamber of Commerce: 08118371 
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Van: @nysingh.nl>
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 14:21
Aan:
Onderwerp: Verhinderdata gesprek [Nysingh-240400]

Dag  

Ik zou mijn verhinderdata voor de aankomende 3 weken nog aan je doorgeven:  

- Maandagochtend 14 maart;
- Donderdag 17 maart;
- Donderdag 24 maart.

Met vriendelijke groet, 

 
advocaat 

Nysingh | Velperweg 10 | 6824 BH | Arnhem
Postbus 9220 | 6800 KA | Arnhem | Nederland
 

T : +31 (0)88 752 02 86 
M :  
F : +31 (0)26 357 57 87 
E : @nysingh.nl 
Secretaresse:  - T: +31 (0)88 752 02 85 

Alle werkzaamheden van Nysingh advocaten – notarissen N.V. (ingeschreven in het handelsregister onder nr. 
08118371) worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht, waarop van toepassing zijn onze algemene 
voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te raadplegen op www.nysingh.nl/algemene-
voorwaarden. In deze voorwaarden is onder meer onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het 
bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor 
het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. 
Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen, de inhoud niet onder derden te 
verspreiden of te gebruiken en de afzender te informeren. 

This message is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient please destroy this 
message and notify us immediately. 
You should not copy or use it for any other purpose nor disclose its contents to any other person. 

Kamer van Koophandel/Chamber of Commerce: 08118371 

Document 9



1

Van: @nysingh.nl>
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 17:11
Aan:
Onderwerp: Verzoek geheimhouding beroep  [Nysingh-240400]
Bijlagen: 829 beslissing ingescande versie.pdf; 22-03-04 - BB212.pdf

Dag , 

Goed nieuws. De rechtbank heeft het verzoek ingewilligd dat de processen-verbaal vertrouwelijk in behandeling 
worden genomen. Ik zal je maandag even bellen over het verweerschrift.  

Goed weekend!  

Met vriendelijke groet, 

 
advocaat 

Nysingh | Velperweg 10 | 6824 BH | Arnhem
Postbus 9220 | 6800 KA | Arnhem | Nederland
 

T : +31 (0)88 752 02 86 
M :  
F : +31 (0)26 357 57 87 
E : @nysingh.nl 
Secretaresse:  - T: +31 (0)88 752 02 85 

Alle werkzaamheden van Nysingh advocaten – notarissen N.V. (ingeschreven in het handelsregister onder nr. 
08118371) worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht, waarop van toepassing zijn onze algemene 
voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te raadplegen op www.nysingh.nl/algemene-
voorwaarden. In deze voorwaarden is onder meer onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het 
bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor 
het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. 
Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen, de inhoud niet onder derden te 
verspreiden of te gebruiken en de afzender te informeren. 

This message is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient please destroy this 
message and notify us immediately. 
You should not copy or use it for any other purpose nor disclose its contents to any other person. 

Kamer van Koophandel/Chamber of Commerce: 08118371 
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